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RV: POLIZAS OC 108482 Y OC 108483 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Jue 4/05/2023 10:02 AM

Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
POLIZA 14-44-101180949.pdf; POLIZA 14-44-101180950.pdf;

Buenos días, Nydia:
Sumercé, remito las pólizas de las órdenes de compra del asunto.
No se si ya las han aprobado.
 
Cordialmente,
 

 

MARÍA YENIFER PRADA PEÑA 
SUBDIRECTORA TÉCNICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430 

 
De: autocars@autocars.com.co <autocars@autocars.com.co>
Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 9:15 a. m.
Para: Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: POLIZAS OC 108482 Y OC 108483
 
Buenos dias reenvio polizas
 
De: autocars@autocars.com.co <autocars@autocars.com.co>
Enviado el: jueves, 27 de abril de 2023 9:49 a. m.
Para: 'machacon@alcaldiabogota.gov.co' <machacon@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: POLIZAS OC 108482 Y OC 108483
 
Buenos días, envío pólizas de OC 108482 y 108483
 
Atte.: Diego Andres Pulecio Espinosa
ANALISTA LICITACIONES
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +(601) 7399020
Movil 3016321050
 

 
 
www.autocars.com.co
 

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este
correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo.
This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact
the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original
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